INFORME DE MEDIOS INTERNACIONALES

De acuerdo a la orden de trabajo N° 25 de BOMBEROS DE QUITO el 27 de
junio de 2019.

Mediante Memorando CBDMQ-DA-2019-0299-MEM, de fecha 27 de junio de 2019, el
Director de Adquisiciones (Enc.) Ing. Byron Gualan solicita realizar una publicacién en el
extranjero, del proceso signado con codigo: IMP-CBDMQ-008-2019 cuyo objetivo es la
convocatoria internacional para la: “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”, para lo cual envio a usted las
caracteristicas técnicas, a fin de contar su gentil gestién:

Servicio: Pauta en medios internacionales

Ciudades: (Europa y América) Madrid - Espafia y Miami — USA, respectivamente
Medios Sugeridos: Diario ABC / Nuevo Herald.

Producto: anuncio clasificado

Fecha de publicacion: de acuerdo a la coordinacion de la agencia (sugerido
miércoles 3 de julio de 2019). La unidad requirente solicita que la publicacion sea
realizada el mismo dia, tomando en consideracién la diferencia horaria de
América y Europa.

Tamafio: de acuerdo a formatos esténdar manejados por cada medio, pendiente
verificar con la Agencia PGV.

Color: blanco y negro incluye sello institucional

Ubicacién: indeterminado

Idioma: Espariol

Objetivo: cumplir con la normativa de contratacion publica, relativa a la
participacién de oferentes en medios internacionales.

Se procedi6 a la compra en los medios solicitados para el 03 de julio de 2019,
al gestionar con cada medio se envi6 la aprobacion, el arte al cliente y el pago
al proveedor. El cual se adjunta las imagenes de confirmacion.

Diario ABC

En el caso de ABC se realizo el pago mediante transferencia posteriormente a
la aprobacién.

Aprobacion y solicitud de ejemplar de publicacion
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Magaly
Adjunto arte de aviso

Saludos

El1 jul 2019 16:31, Magaly Silva <macaly @ peopublicidad com® eseribi6:

Estimada Silvia

Estamaos en el gestidn del pago el dia hoy, apenas tengamos el recibo le

Saludos cordiales

) femcnnaie o emte mreneme 6 07

Comprobante MADIPG., |

e

Buenos dias Magaly

Te adjunto el anuncio publicado hoy. Finalmente la medida publicada es [2 que ayer comentabamos.

La justificacidn que me hace la publicacion es gue por motivos de maguetacion, ya gue en el mas de julic hay més espacio dispenible, Io hioeron asi ya que la ubicackin era mucho mejor y siempre pensanda que &ra

unha mejora para & cliente,

Aviso Publicado - Ejemplar

enviare,

INTERNACIONAL 31

Division politica en Hong Kong tras
el violento asalto al Parlamento
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Diario Miami Herald u

En Miami Herald la agencia PGV Publicidad tiene la tarjeta de sgrédito
ingresada para el pago inmediato de manera posterior a la aprobacién
que se dio a la orden de compra en este medio.

Aprobacioén y solicitud de ejemplar de publicaciéon
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genes. Par avuitare 3 preteger su conlidencaidad Outioos ha impedids fn descerga Jutomitiza de 2igunas IMagenes €n este Mensai

Good Afternoon

Approved

Sahidae

Good Morming

please could you send me the copy where the art of Bomberos Quito was published.

regards

Good afternoon,

L apologize the notice did not publish. The financial department failed 1w charge the card on file. Would you like us to charge the card now and run it in tomorrow's paper at a 50% off?

On Wed, Jul 3, 2019 at 12:22 PM Magaly Silva <magaly @ pgvpublicidad com> wrote:

please your help wilh the requestad information

regards

El medio informa que ha tenido un problema técnico con la tarjeta mismo que
no fue comunicado a la agencia de manera inmediata para solucionar ya que
es la primera vez que sucede esta situacion, por tal motivo no publicaron el
aviso. Hemos solicitado al medio la carta formal sobre este particular. La
repuesta la tendremos el dia viernes 05 ya que el 04 de julio es festivo en
EE.UU
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